8/11/23, 21:29 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

RV: Contrato 4233100-623-2023 Adicion prorroga Orden de Compra

Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>
Vie 20/10/2023 10:16

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>;Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>

ﬂJ 1 archivos adjuntos (5 MB)
POLIZA 14-44-101180949 ANEXO 1Y 2.pdf;

cordial saludo
Remito péliza de acuerdo a modificacion contrato 623-2023 OC-108482, para su analisis y aprobacion.
quedo atenta

Cordialmente,

SUBDIRECCION DE SERVICIOS

i ‘ BOGOT’\ ADMINSTRATIVOS

ALCALDUA

PERQCTANE Secretaria General - Alcaldia Mayor de
Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ m
* " SGS

CovmmsEY

De: Johan Sebastian Beltran - Licitaciones <licitaciones@autocars.com.co>
Enviado: viernes, 20 de octubre de 2023 9:11 a. m.

Para: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Contrato 4233100-623-2023 Adicion prorroga Orden de Compra

Buen dia
Envio lo solicitado,
Quedo atento

Cordialmente,

Ing. Johan Sebastian Beltran
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
Departamento Licitaciones
Carrera 65 B No 13-92/16-10
Bogota, D.C; Colombia

PBX: +57(1) 7399020

Movil 3005609804

De: Johan Sebastian Beltran - Licitaciones <licitaciones@autocars.com.co>
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 8:19 a. m.

Para: 'Doris Janneth Raquira Lopez' <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>

CC: 'Brayan Hernandez - Autocars' <administraciondecontratol@autocars.com.co>
Asunto: RE: Contrato 4233100-623-2023 Adicidn prorroga Orden de Compra

Buenos dias,

En atencidn al correo que antecede me permito informar que la pdliza con sus respectivos anexos fue enviada el dia 21/09/2023 con respecto a la adicion y
modificatorio, como se muestra a continuacidn, de igual forma reenvio documento para su revision y validacion

Quedo atento
Cordialmente,

Ing. Johan Sebastian Beltran
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
Departamento Licitaciones
Carrera 65 B No 13-92/16-10
Bogota, D.C; Colombia

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADg2ZWNhZmJiLTI1YmQINGI3YS1hNTc3LTQONWMyNWMwYjA5Y QAQAKjAMtItcd10pQLGoK3nuX4. .. 13



8/11/23, 21:29 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

PBX: +57(1) 7399020
Mévil 3193591384

De: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 5:22 p. m.

Para: Brayan Hernandez - Autocars <administraciondecontratol@autocars.com.co>
CC: licitaciones@autocars.com.co

Asunto: RV: Contrato 4233100-623-2023 Adicion prorroga Orden de Compra

cordial saludo
remito documento RP1497 relacionado con el contrato 623-2023, el presente como documento informativo
nota: por favor actualizar poliza del contrto y enviarme copia para su aprobacion

quedo atenta

Cordialmente,

. DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ
‘ 1 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS fa\‘
£ Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota %, S6S
e BOGOTI\ Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430 comasm

De: Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 4:30 p. m.

<|ccepeda@alcaldiabogota.gov.co>; Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>; Leidy Marcela Barbosa Castellanos
<Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Contrato 4233100-623-2023 Adicidn prorroga Orden de Compra

Cordial saludo

De manera atenta remitimos RP correspondiente a la solicitud del contrato 623 de 2023.
Atentamente

ALEJANDRO PINZON BOHORQUEZ

‘ PROFESIONAL UNIVERSITARIO fé‘“‘“}\
» SUBDIRECCION FINANCIERA g
> | BOGOT/\ (V)

ALCALDIA
DE BOGOTA D.C. Secretaria General - Alcaldia Mayor de % ops

CoMmRsE

Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855

De: Alexander Alfonso Sierra <aasierra@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 11:05 a. m.
Para: Ivan Javier Gomez Mancera <jjgomezm@alcaldiabogota.gov.co>; Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>; Laura Catalina Cepeda Castillo

Asunto: Contrato 4233100-623-2023 Adicion prorroga Orden de Compra

Buenos dias,

De manera atenta solicito elaborar y expedir el registro presupuestal correspondiente al contrato 4233100-623-2023, adicién prorroga orden de compra
adjunto soportes.

Cordialmente,

ALEXANDER ALFONSO SIERRA
CONTRATISTA
DIRECCION DE CONTRATACION
I Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext.1536
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La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga, distribucion, modificacién y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en
forma inmediata a quien la envio, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotéa no es responsable por la informacién contenida en
esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADg2ZWNhZmJJLTI1YmQINGI3YS1hNTc3LTQONWMyNWMwYjASY QAQAK]jAMtltcd 10pQLGoK3nuX4... 3/3


https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

